
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landzonetilladelse til opførelse af shelter 
 

Vedrørende:  Ejendommen matrikelnummer 17D HESSELBALLE BY, ULDUM 

med adressen Langagervej 27, Uldum, 7171 Uldum 

___________________________________________________________________ 

Afgørelse 

Der gives hermed landzonetilladelse til opførelse af et shelter. 

Offentliggørelse 

Afgørelsen vil så vidt muligt blive offentliggjort torsdag den 23. april 2026 ved annon-

cering på Hedensted Kommunes hjemmeside. Herefter forløber en 4 ugers klageperiode. 

Først når klageperioden er udløbet og sagen ikke er påklaget, kan der meddeles en even-

tuel byggetilladelse.  

 

Ejendommens placering i landskabet vist på luftfoto fra 2025. 

Stationsparken 1 
7160 Tørring 
T: 79755000 
 
Natur, Miljø og Byg  
T: +4579755605 
Mail: Landskab@Hedensted.dk 
 

Sagsnummer 01.03.03-P19-
916704-25 

 

23.4.2026 
 

https://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser


 

2 

 

Ejendommen  

Efter Geodatastyrelsens Matrikelinfo er ejendommens samlede grundareal 5311 kvadrat-

meter og efter Bygnings- og Boligregistret (BBR) er grunden bebygget med: 

• en bolig med integreret garage opført i 1971 på 294 kvadratmeter 

• 3 udhuse opført i 2005/2007 på henholdsvis 7, 12 og 28 kvadratmeter 

• 1 drivhus opført i 2014 på 9 kvadratmeter 

 

 
Den omtrentlige placering af det ansøgte vist på luftfoto fra 2025 

 
Den omtrentlige placering af det ansøgte vist på skråfoto fra 2023 
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Ansøgningen 

Der er ansøgt om tilladelse til opførelse af et shelter på cirka otte kvadratmeter. Den 

maksimale højde er 1,9 meter målt fra eksisterende terræn. Shelteret har en længde på 

3,6 meter og en bredde på 2,1 meter. Shelteret opføres med træbeklædning på både si-

der og tag. 

Shelteret placeres i anlagt frugthave cirka 29 meter sydøst for ejendommens øvrige be-

byggelse og centralt i forhold til ejendommens østlige skel mod Langagrvej. 

Afstanden fra shelteret til vejskel mod sydøst er 2,5 meter, mens afstanden til vejskel 

mod nord er 17,5 meter. 

 

Relevante tegninger fra ansøgning er sat ind på næste side. 

 

 
Ansøgers indsendte tegning og billeder af det ansøgte projekt 
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Landskabelige udpegninger og beskrivelse af området 

Den del af ejendommen, som bebygges, er omfattet af følgende relevante udpegninger i 

gældende kommuneplan for Hedensted Kommune: 

 

• Potentielle økologiske forbindelser: Områder udpeget til Potentielle økologi-

ske forbindelser skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, som kan for-

ringe mulighederne for, at naturværdierne og arternes spredningsveje bevares og 

udbygges. 

➢ Opførelsen af et shelter vurderes ikke at påvirke udpegningsgrundlaget og 

den potentielle økologiske funktionalitet vurderes opretholdt. Der er i vur-

deringen lagt vægt på det ansøgtes beskedne omfang og placering i anlagt 

have. 

• Oversvømmelse og Klimatilpasningsområde: Klimatilpasningsområder er are-

aler, som risikerer at blive udsat for periodevise oversvømmelser som følge af kli-

maforandringerne her med risiko for oversvømmelse på grund af højtstående 

grundvandsspejl. I fremtiden forventes der mere voldsomt vejr for eksempel eks-

tremnedbør og stormflod, der kan betyde flere oversvømmelser med betydelige 

skader til følge. Forøgede regnmængder vil medføre en forhøjet grundvandsstand 

i de øvre jordlag, hvilket kan bevirke vandophopning på overfladen og problemer 

med at lede vandet væk. Derudover resulterer det i en øget udledning af overfla-

devand til vandløbene, hvor den øgede vandmængde kan forårsage oversvøm-

melse i de lavtliggende områder omkring vandløbene.  

➢ Der kan i fremtiden forekomme lejlighedsvise oversvømmelser i området, 

hvor det ansøgte søges opført. Vi gør opmærksom på, at Hedensted Kom-

mune IKKE er erstatningsansvarlig i tilfælde af skader som følge af over-

svømmelse.  

• Specifik geologisk bevaring- Det midtjyske Søhøjland: Stort og rigt varieret 

glaciallandskab mellem sidste istids Hovedopdelingslinje og den Østjyske Isrands-

linje. De ældre Paleogene og Neogene (tidligere Tertiær) aflejringer ligger mange 

steder nær overfladen, og de påtræffes ligeledes i denne region. 

Område udpeget som del af Danmarks mest værdifulde geologiske områder. Vær-

difulde geologiske landskabstræk, deres indbyrdes overgange og sammenhænge, 

skal sikres. 

➢ Det vurderes, at det ansøgte, ved form, placering og beskedent omfang, 

ikke ændrer væsentligt på de værdifulde geologiske landskabstræk, deres 

indbyrdes overgange og sammenhænge. 

• Støjbelastet areal: Støjbelastede arealer må kun udlægges til støjfølsom anven-

delse, hvis den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener. 

➢ Det vurderes, at det ansøgte ikke medfører væsentlige ændringer i ejen-

dommens eksisterende anvendelse. Hensynet til det samlede støjniveau i 

forhold til nye støjfølsomme områder nær potentielt støjende aktiviteter el-

ler anlæg anses derfor ikke for relevant i denne sag. 

Landskabet 

Ejendommen ligger i det åbne land syd for Uldum i den sydvestlige del af Hedensted 

Kommune, i et overvejende landbrugspræget område med spredt bebyggelse bestående 

af enkelte gårde og mindre ejendomme, forbundet af mindre lokalveje. 

Landskabet i området fremstår åbent og svagt bølget med store markflader, lav bebyg-

gelse samt mindre beplantninger og læhegn. Ejendommen ligger tilbagetrukket i terræ-

net. Terrænet falder svagt i området, og ejendommen opleves derfor visuelt underordnet 

i forhold til det omkringliggende landskab. 

Langagervej fremstår som en mindre lokal vej, der indgår naturligt i landskabet. Syd for 

ejendommen forløber Vestvejen, som er en større, gennemgående vej. Vestvejen ligger 
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lavere i terrænet end ejendommen og er delvist afskærmet af terræn og beplantning, 

hvilket begrænser den visuelle sammenhæng. Samlet set fremstår området som et ty-

pisk landbrugslandskab med god rummelighed over for mindre anlæg. 

Naturvurdering 

Der skal ifølge Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med interna-

tionale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bekendtgørelse num-

mer 1383 af 26. november 2016 (Plan-habitatbekendtgørelsen) foretages en vurdering af 

om projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt. 

Natura 2000 

Der er cirka 270 meter til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde:  

Natura 2000 område nummer 77 ’Uldum Kær, Tørring og Ølholm Kær’, som rummer Ha-

bitatområde nummer 66 og Fuglebeskyttelsesområde nummer 44.  

➢ Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke de arter eller naturtyper, som Natura 

2000-området er udpeget til at beskytte på grund af dets beskedne karakter og 

afstand til udpegningsgrundlaget.  

Bilag IV-arter  

Der er ifølge nedenstående kilder udbredelsesområde for flere bilag IV-arter1.  

➢ På grund af den hidtidige anvendelse af arealet, vurderes det at projektet ikke vil 

forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag 

IV. 

Høring 

I landzonesager skal kommunen foretage en høring medmindre det vurderes, at sagen er 

af underordnet betydning for naboerne jævnfør planlovens § 35 styk 4. 

 

Det vurderes at sagen er af underordnet betydning for både myndigheder, klageberetti-

gede organisationer og naboer på grund af det ansøgtes beskedne omfang og minimale 

påvirkning af omgivelserne. Det ansøgte har derfor ikke været udsendt i høring.   

Vurdering 

Hedensted Kommunes samlede vurdering er, at der kan meddeles landzonetilladelse til 

det ansøgte.  

 

I afgørelsen er der lagt særligt vægt på, at: 

 

• Det ansøgte vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af landskabet, idet shelte-

ret har et beskedent omfang og er placeret lavt i terrænet i forhold til det omkringlig-

gende landskab. 

• Det ansøgte placeres i et område, som i forvejen er forstyrret af større og meget trafikeret 

vej. 

• Hverken planlægnings-, naturmæssige, landskabelige eller rekreative hensyn taler 

afgørende imod en tilladelse. 

 

Hedensted Kommune har på den baggrund vurderet, at det ansøgte er i overensstem-

melse med de hensyn som planlovens landzonebestemmelser skal varetage. 

Lovgivning 

Tilladelsen meddeles efter planlovens § 35, styk 1 - Bekendtgørelse af lov om planlæg-

ning (Lovbekendtgørelse nummer 572 af 29. maj 2024). 

 

 
1 Diverse videnskabelige rapporter med overvågning af arter fra DCE - Nationalt Center for Miljø og 

Energi: SR603.pdf SR520.pdf Arter 2012-2017 Overvågning af arter 2004-2011 
 

https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_600-699/SR603.pdf
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_500-599/SR520.pdf
https://dce2.au.dk/pub/SR358.pdf
https://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdf
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Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og bortfalder, hvis den ikke er 

udnyttet inden for 5 år. 

 

Ejendommen ligger i landzone.  

I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny 

bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede 

arealer, jævnfør planlovens § 35, styk 1.  

 

Der gælder efter loven en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse, jævnfør 

planlovens § 5 u og §§ 36-38. Hvis forholdet ikke kræver landzonetilladelse, vil det være 

umiddelbart tilladt efter landzonereglerne.  

 

Ingen af undtagelserne finder anvendelse i den konkrete sag, hvorfor det ansøgte kræver 

landzonetilladelse. 

Andre tilladelser 

Dit byggeri kan kræve andre tilladelser og godkendelser, som skal søges særskilt. Det er 

ejers ansvar at søge de nødvendige tilladelser/godkendelser. 

 

Du kan tidligst få en byggetilladelse, når klagefristen på denne tilladelse er udløbet, eller 

når eventuelle klager over denne afgørelse er behandlet i Nævnenes Hus.  

 

Hvis du ønsker bekræftet, at din landzonetilladelse ikke er blevet påklaget, er du velkom-

men til at ringe herind, når klagefristen er udløbet. 

I øvrigt 

Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, hvis det berø-

rer fortidsmindet ifølge museumslovens § 27 styk 2. Fortidsmindet skal straks anmeldes 

til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske 

museum – i dette tilfælde Vejle Museum. 

Bygherre har mulighed for at bede det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse 

forud for anlægsarbejdets opstart jævnfør Museumslovens § 25. 

 

Du er velkommen til at kontakte mig for eventuelle spørgsmål til sagen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Camilla Lenbroch Hansen 

Landskabssagsbehandler 

 

Afgørelsen er sendt til: 
Ejer 

Kopi af afgørelsen er sendt til: 
Danmarks Naturfredningsforening 

Dansk Ornitologisk Forening  
Dansk Ornitologisk Forening, Sydøstjylland 
Friluftsrådet  
Glud Museum  
VejleMuseerne  

 

 

Klagevejledning 
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Klageregler 

Borgere, virksomheder og organisationer kan påklage afgørelser truffet i henhold til plan-

loven efter planlovens § 58. 

 

Hvis du vil klage 

Klage over en afgørelse, truffet af Hedensted Kommune, skal indgives via Planklagenæv-

nets Klageportal, som du finder et link til på Nævnenes Hus hjemmeside. Klagen sendes 

via Klageportalen til Hedensted Kommune. 

 

På Nævnenes Hus hjemmeside er der en vejledning til, hvordan du klager. Når du klager, 

skal du betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er be-

talt. 

 

Klagefrist 

Klage skal ske inden 4 uger fra annoncering på kommunens hjemmeside. Hvis afgørelsen 

ikke er offentlig bekendtgjort på hjemmesiden, gælder klagefristen fra modtagelsen i di-

gital postkasse. 

 

Opsættende virkning 

En klage over denne afgørelse har opsættende virkning efter lovgivningen. Planklage-

nævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde. 

 

Fritagelse for at bruge Klageportalen 

Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kom-

munen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til 

Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes. 

 

Domstolsafgørelse 

Hvis du vil have Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske in-

den 6 måneder efter, at deres afgørelse er meddelt. 

http://www.naevneneshus.dk/

