
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landzonetilladelse til opførelse af stuehus med integreret garage 

samt driftsbygning  

 

Vedrørende:  Ejendommen matrikelnummer 4F LL. DALBY BY, HEDENSTED, 

med adressen Aldumvej 8, 8722 Hedensted  

___________________________________________________________________ 

 

Afgørelse  

Der meddeles landzonetilladelse til opførelse af stuehus på 309 m2 og integreret garage 

på 58 m2 samt en driftsbygning på 88 m2 til brug for servicering og opbevaring af land-

brugsejendommens materiel.  

 

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

1. Det forudsættes, at der kan meddeles nedrivningstilladelse til nedrivning af samt-

lige af ejendommens eksisterende bygninger. 

2. Det nuværende stuehus på 193 m2 og de to tiloversblevne landsbrugsbygninger 

på hhv. 243 m2 og 210 m2 bliver nedrevet senest ved indflytning i det ansøgte. 

3. Det forudsættes, at der etableres en godkendt spildevandsløsning. 

4. At vilkåret tinglyses før der kan meddeles byggetilladelse. 

 

Vilkårene skal tinglyses på ejendommen. Tinglysning skal foretages af ejer eller dennes 

repræsentant inden der kan gives en byggetilladelse. Omkostningerne ved tinglysningen 

påhviler ejeren, jf. planlovens § 55, 2. pkt. 

 

Offentliggørelse 

Afgørelsen vil så vidt muligt blive offentliggjort tirsdag d. 26. marts 2024 ved annon-

cering på Hedensted Kommunes hjemmeside  

 

Stationsparken 1 
7160 Tørring 
T: 79755000 
 
Henrikka Oehlenschlæger 
D: +4579755605 
Mail: landskab@hedensted.dk 
 
Sagsnr. 01.03.03-P19-2-24 

 

22.3.2024 

https://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser
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Luftfoto fra 2023 viser med den gule cirkel ejendommens placering i landskabet 

 

Ansøgningen  

Der er ansøgt om tilladelse til at opføre et stuehus på 309 m2 og integreret garage på 58 

m2 samt en driftsbygning på 88 m2 til brug for servicering og opbevaring af landbrugs-

ejendommens materiel. Ejendommen er noteret med landbrugspligt. 

 

Bygningerne ønskes opført ca. 160 m mod sydøst i forhold til ejendommens hidtidige be-

byggelsesarealer, som ved opførelse af det ansøgte vil blive revet ned. 

   

Stuehuset med integreret garage bliver ca. 31 m lang og 24 m bred fra ”vinkel” til ”vin-

kel” og opføres med fladt tag i ca. 3,4 m højde. Driftsbygningen bliver ca. 4,5 m høj. 

Bygningerne opføres med facader i mursten i gulbrun nuance og med tag i tagpap. Byg-

geriet opføres i 1 plan. 

 

Bygherre har påbegyndt dialog med Hedensted spildevand omkring spildevandsløsning. 

Spildevandet vil blive håndteret efter deres krav. 

 

Arealet, hvorpå bygningerne ønskes opført, er i dag delvist tilsået i græs og delvist be-

plantet med juletræer. Derudover er arealet omkranset af beplantningsbælter, som beva-

res i forbindelse med opførelse af projektet.  

 

Der anlægges indkørsel til ejendommen fra den private fællesvej, som på den aktuelle 

strækning er beliggende på ansøgers matrikel. Den private fællesvej betjener yderligere 

tre ejendomme. 

 

Jf. BBR består ejendommen af matrikel 10h Remmerslund By, Hedensted og 4f Ll. Dalby 

By, Hedensted og består således af et samlet areal på 119.941 m2. 

Det nuværende stuehus er på 193 m2 og bygget i år 1900. Derudover består ejendom-

men af to tiloversblevne landsbrugsbygninger på hhv. 243 m2 og 210 m2, som er opført i 

hhv. år 1900 og 1973. 
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Luftfoto fra 2023 viser med den gule cirkel den omtrentlige placering af det ansøgte på ejendom-
men – ejendommens areal (matrikel 4f og 10h) er markeret med den gule stregmarkering. 

 

Relevante tegninger er sat ind herunder: 
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Ansøgers indsendte tegninger af det ønskede projekt 
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Udsnit fra Helhedsplan Constantiavej Hedensted kommune Maj 2019 visende den del af ejendom-
men, som er med i kommuneplanramme 5.B.42 Constantiavej Nordøst. Ejendommens hidtidige be-

byggelsesarealer er beliggende i det nordvestlige hjørne i området, hvor helhedsplanen udlægger 

området til 22 parcelhusgrunde.  

Landskabelige udpegninger  

Ejendommen ligger i landzone. Der må generelt ikke foretages udstykning, opføres ny 

bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede 

arealer i landzone uden tilladelse fra landzonemyndigheden. Det ansøgte kræver landzo-

netilladelse fordi bebyggelse, der er erhvervsmæssigt nødvendig for en ejendoms drift 

som landbrugsejendom, er undtaget for landzonetilladelse, jf. § 36, stk. 1, nr. 3, men 

kræver landzonetilladelse til beliggenhed og udformning, hvis den opføres uden tilknyt-

ning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, jf. § 36, stk. 2. 

 

Ejendommen eller dele af ejendommen er omfattet af følgende udpegninger i gældende 

kommuneplan for Hedensted Kommune: 

 

 Drikkevandsinteresser: Drikkevandsområdet omfatter "Områder med drikke-

vandsinteresser" (OD). 

Det ansøgte vurderes ikke at påvirke udpegningen i væsentlig negativ grad. 

 

• Klimatilpasningsområde: Klimatilpasningsområder er arealer, som risikerer at 

blive udsat for periodevise oversvømmelser som følge af klimaforandringerne frem 

til år 2100. Her med risiko for oversvømmelse fra kloaknettet.  

Området, hvor det ansøgte ønskes opført, er ikke omfattet af denne udpegning, 

som det hidtidige bebyggelsesareal er. 
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 Landzone, men en del af ejendommen er beliggende i kommuneplanramme 

5.B.42 Constantiavej Nordøst, som er planlagt byzone.  

Det ansøgte ønskes opført i landzone. 

 

 Støjbelastet areal - Fælles planlægningszone - akkumuleret støjzone: Den fælles 

planlægningszone for støj er beregnet som den samlede støjpåvirkning fra en 

række støjkilder som trafik, erhverv og støjende fritidsaktiviteter. 

Det ansøgte ønskes opført uden for det støjbelastede areal i modsætning til det 

eksisterende, som ligger i det støjbelastede areal. Det vurderes, at det ansøgte 

ikke vil udgøre en støjkilde. 

 

Jf. Hedensted Kommuneplan er en del af ejendommen omfattet af kommuneplanramme 

5.B.42 Constantiavej Nordøst og udlagt til boligområde.  

 

Naturvurdering  

Der skal ifølge Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med interna-

tionale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bkg. nr. 1383 af 26. 

november 2016 (Plan-habitatbekendtgørelsen) foretages en vurdering af om projektet 

kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt. 

 

Natura 2000 

Der er ca. 6 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 om-

råde nr. 78 ’Skove langs nordsiden af Vejle Fjord’, som rummer Habitatområde nr. 67 og 

Fuglebeskyttelsesområde nr. 45.  

 

På grund af afstanden og projektets karakter vurderes det ikke at have indflydelse på 

Natura 2000 områdernes udpegningsgrundlag. 

 

Bilag IV-arter  

Der er ifølge Danmarks Miljøundersøgelser, jf. Håndbog om dyrearter på habitatdirekti-

vets bilag IV, faglig rapport nr. 635, fra 2007 fra DMU, udbredelsesområde for flere bilag 

IV-arter. I dette tilfælde: strandtudse, markfirben, dværgflagermus, stor vandsalaman-

der, odder, spidssnudet frø og sydflagermus. 

 

Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og 

plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, da arealet, hvor projektet ligger, ikke 

favoriserer disse arter. 

 

Skovområde  

Skovområdet er ikke fredskov men vurderes at være nåletræer, som er i omdrift og der-

for ikke indgår i grønt Danmarkskort, og derfor ikke vurderes at være i konflikt med pro-

jektet. 

 

Høring  

Hedensted Kommune har vurderet at sagen skal sendes i høring jf. forvaltningslovens § 

19. 

 

I landzonesager skal kommunen foretage en høring med mindre det vurderes, at sagen 

er af underordnet betydning for naboerne jf. planlovens § 35 stk. 4. 

 

Det ansøgte har været i 14 dages høring og der er modtaget én bemærkning til sagen i 

høringsperioden. Bemærkningen er sendt til udtalelse hos ejer/dennes repræsentant.  
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Bemærkningen: 

 

Vejlemuseerne har følgende bemærkning: 

I nærheden af den nye placering er på forhånd kendskab til fortidsminder i nærheden, li-

gesom topografien er oplagt for forhistorisk bebyggelse. Det anbefales at der forud for 

jordarbejde foretages en arkæologisk forundersøgelse. En forundersøgelse er gratis for 

ansøger/bygherre når projektarealet er under 5000 m2. 

 

Ansøger har ikke kommenteret bemærkningen. 

 

Vurdering  

Hedensted Kommune vurderer, at der kan gives landzonetilladelse til det ansøgte stue-

hus med integreret garage samt driftsbygning, da hverken planlægningsmæssige, natur-

mæssige, landskabelige eller rekreative hensyn taler afgørende imod en tilladelse. 

 

Da der er tale om en ejendom noteret med landbrugspligt, der bliver placeret på linje 

med andre landbrugsejendomme, skærmet af beplantning og ca. 2 meter lavere i ter-

rænnet end de hidtidige bebyggelsesarealer og med en max højde på 4,5 m, finder He-

densted Kommune ikke, at det almindelige hensyn til planlægning igennem kommune-

planrammer taler afgørende imod en tilladelse i den konkrete sag.  

De nuværende bebyggelsesarealer er beliggende i kommuneplanramme 5.B.42 Constan-

tiavej Nordøst, som er dannet på baggrund af helhedsplan, som udlægger området til bo-

ligområde med åben/lav parcelhusbebyggelse. Helhedsplanen er dog ikke juridisk bin-

dende, men arealet forventes lokalplanlagt til boligbebyggelse uanset. Det vurderes der-

for at være i overensstemmelse med planlægningen, at landbrugsejendommens bebyg-

gelsesarealer flyttes uden for kommuneplanrammen.  

 

 

I afgørelsen er der lagt særligt vægt på, at: 

 

• Ejendommens bebyggelsesarealer flyttes ud på linje med andre ejendomme note-

ret med landbrugspligt. 

• Ejendommens bebyggelsesarealer flyttes uden for kommuneplanramme, som er 

dannet på baggrund af helhedsplan, som udlægger området til boligområde med 

åben/lav parcelhusbebyggelse. 

• Ejendommens eksisterende bebyggelsesareal er beliggende i kote 63 og det an-

søgte bebyggelsesareal er beliggende i kote 61 – det ansøgte kommer således til 

at ligge ca. 2 m lavere end det eksisterende. 

• Bebyggelsen opføres i max. 4,5 m højde og er omkranset af beplantningsbælter - 

byggeriet vil således ikke virke skæmmende i området. 

 

Hedensted Kommune har derfor vurderet, at det ansøgte er i overensstemmelse med de 

hensyn som planlovens landzonebestemmelser skal varetage. 

 

Lovgivning  

Tilladelsen meddeles efter planlovens § 35, stk. 1 (LBK nr. 1157 af 01/07/2020). 

 

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og bortfalder, hvis den ikke er 

udnyttet inden for 5 år. 

 

Andre tilladelser  

Det ansøgte kan også kræve andre tilladelser, for eksempel byggetilladelse. 
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I øvrigt  

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at Museumslovens § 25 giver en bygherre mulighed 

for at bede det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse forud for anlægsarbej-

dets opstart. Ifølge museumslovens § 27 stk. 2 gælder desuden følgende: Findes der un-

der jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører 

fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste 

statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum – i dette tilfælde Vejle Museum. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Henrikka Oehlenschlæger 

Landskabssagsbehandler 

 

 

 
Denne afgørelse er sendt til:  

Danmarks Naturfredningsforening 
Dansk Ornitologisk Forening  
Dansk Ornitologisk Forening Hedensted  
Friluftsrådet  
Glud Museum 
Vejle museum  
Landinspektørfirmaet Land & Plan A/S 

Ejer 
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Klagevejledning 
 

Klageregler 

Borgere, virksomheder og organisationer kan påklage afgørelser truffet i henhold til plan-

loven efter planlovens § 58. 

Hvis du vil klage  

Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive kla-

gen via Planklagenævnets Klageportal, som du finder et link til på Borger.dk og Virk.dk. 

Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune. 

 

På Nævnenes Hus hjemmeside er der en vejledning til, hvordan du klager. Når du klager, 

skal du betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er be-

talt. 

 

Klagefrist 

Klage skal ske inden 4 uger fra annoncering på kommunens hjemmeside. Hvis afgørelsen 

ikke er offentlig bekendtgjort på hjemmesiden, gælder klagefristen fra modtagelsen i e-

boks. 

Opsættende virkning 

En klage over denne afgørelse har opsættende virkning efter lovgivningen. Planklage-

nævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde. 

Fritagelse for at bruge Klageportalen 

Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kom-

munen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til 

Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes. 

Domstolsafgørelse 

Hvis du vil have Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske in-

den 6 måneder efter, at deres afgørelse er meddelt. 

 

 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/

