
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksiste-
rende bygning til anneks med integreret udhus 

 
Vedrørende:  Ejendommen matrikelnummer 14L HORNSYLD BY, NEBSAGER, 

med adressen Søndergade 61, 8783 Hornsyld  
___________________________________________________________________ 
 
Afgørelse  
Der meddeles landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende bygning til anneks 
med integreret udhus.  
 

Offentliggørelse 
Afgørelsen vil så vidt muligt blive offentliggjort torsdag den 14. marts 2024 ved an-
noncering på Hedensted Kommunes hjemmeside  
 

 
Luftfoto fra 2023 viser med den gule oval ejendommens placering i landskabet 
 

Stationsparken 1 
7160 Tørring 
T: 79755000 
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D: +4579755654 
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Mail:  
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Sagsnr. 02.34.00-P19-
1304380-24 
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Ansøgningen  
Der er ansøgt om tilladelse til etablering af anneks og udhus i en eksisterende erhvervs-
bygning. Bygningen har et areal på 137 m² hvor af de 25 m² anvendes som udhus. Da 
der udelukkende er tale om ændret anvendelse, vil der ikke blive ændret på bygningens 
højder og udseende samt indretning. Bygningen indeholder et stort rum samt et toilet.  
 

 
Luftfoto fra 2023 viser bygningen, som ændrer anvendelse. Bygningen er optegnet med 
sort.  
 
Relevante tegninger fra ansøgning er sat ind herunder: 
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Ansøgers indsendte tegninger af det ønskede projekt 
 

Landskabelige udpegninger  
Ejendommen ligger i landzone. Der må generelt ikke foretages udstykning, opføres ny 
bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede 
arealer i landzone uden tilladelse fra landzonemyndigheden. Det ansøgte kræver landzo-
netilladelse fordi det ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne jf. planlovens §36, 
stk. 1, nr. 1-20. 
 
Undtagelse fra kravet om landzonetilladelse  
I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny 
bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede 
arealer, jf. planlovens § 35, stk. 1.  
 
Der gælder efter loven en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse, jf. planlo-
vens § 5 u og §§ 36-38. Hvis forholdet ikke kræver landzonetilladelse, vil det være umid-
delbart tilladt efter landzonereglerne.  
 
Ingen af undtagelserne finder anvendelse i den konkrete sag, hvorfor det ansøgte kræver 
landzonetilladelse. 
 
 
Ejendommen eller dele af ejendommen er omfattet af følgende udpegninger i gældende 
kommuneplan for Hedensted Kommune: 
 

 Drikkevandsinteresser: Drikkevandsområdet omfatter "Områder med drikke-
vandsinteresser" (OD). 
 

 Klimatilpasningsområde og Oversvømmelse: Områder der kan blive udsat for 
oversvømmelse som følge af klimaforandringer, her med risiko for oversvømmelse 
fra kloak og regnvand. 
Hensigtsmæssig håndtering af overfladevand skal fremtidssikre landzonebebyg-
gelser mod ødelæggelser og værditab på en måde, som ikke væsentligt påvirker 
lavbunds- og vådområders biologiske værdi, og muligheden for at genoprette lav-
bundsarealer til vådområder.  
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Der kan således i fremtiden forekomme lejlighedsvise oversvømmelser i området, 
hvor din ejendom er beliggende. Vi gør opmærksom på, at Hedensted Kommune 
IKKE er erstatningsansvarlig i tilfælde af skader som følge af oversvømmelse. 
 

Ejendommen er beliggende i den vestlige del af Hornsyld. Nord for ejendommen er belig-
gende et nyre boligområde bestående af åben-lav boligbebyggelse. Området syd for 
ejendommen er primært bestående af dyrkede marker.  
 

Naturvurdering  
Der skal ifølge Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med interna-
tionale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bkg. nr. 1383 af 26. 
november 2016 (Plan-habitatbekendtgørelsen) foretages en vurdering af om projektet 
kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt. 
 

Natura 2000 
Der er ca. 7 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 om-
råde nr. 78 ’Skove langs nordsiden af Vejle Fjord’, som rummer Habitatområde nr. 67 og 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 45. 
 
På grund af afstanden og projektets karakter vurderes det ikke at have indflydelse på 
Natura 2000 områdernes udpegningsgrundlag. 
 

Bilag IV-arter  
Der er ifølge Danmarks Miljøundersøgelser, jf. Håndbog om dyrearter på habitatdirekti-
vets bilag IV, faglig rapport nr. 635, fra 2007 fra DMU, udbredelsesområde for flere bilag 
IV-arter. I dette tilfælde drejer det sig om: Dværgflagermus, Markfirben, Stor vandsala-
mander, Marsvin, Sydflagermus, Vandflagermus og Spidssnudet frø.  
Hedensted Kommune vurderer, at projektet, på grund af den hidtidige anvendelse af are-
alet, ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 

Høring  
I landzonesager skal kommunen foretage en høring med mindre det vurderes, at sagen 
er af underordnet betydning for naboerne jf. planlovens § 35 stk. 4. 
 
Det vurderes, at sagen er af underordnet betydning for både myndigheder, høringsberet-
tigede organisationer og naboer. Der er i vurderingen lagt vægt på, at der udelukkende 
er tale om en ændret anvendelse af en eksisterende bygning. Der vil ikke blive foretaget 
ændringer af bygningens konstruktion. Det vurderes ligeledes, at anvendelsesændringen 
vil ikke påvirke landskabet i væsentlig negativ grad og ikke vil være til gene for nabo-
ejendomme. Det ansøgte har derfor ikke været udsendt i høring.   
 

Vurdering  
Hedensted Kommunes samlede vurdering er, at det ansøgte ikke er i strid med udpeg-
ningerne i gældende kommuneplan, da der er tale om en ændret anvendelse fra erhverv 
til bolig (anneks). Der kan meddeles landzonetilladelse til det ansøgte.  
 
I afgørelsen er der lagt særligt vægt på, at: 
 

• Der udelukkende er tale om ændret anvendelse af en eksisterende bygning.  
• Det ansøgte ikke påvirker de landskabelige udpegninger i væsentlig negativ grad. 
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Hedensted Kommune har derfor vurderet, at det ansøgte er i overensstemmelse med de 
hensyn som planlovens landzonebestemmelser skal varetage. 
 
Lovgivning  
Tilladelsen meddeles efter planlovens § 35, stk. 1 (LBK nr. 1157 af 01/07/2020). 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og bortfalder, hvis den ikke er 
udnyttet inden for 5 år. 
 

Andre tilladelser  
Det ansøgte kan også kræve andre tilladelser, for eksempel byggetilladelse. 
 

I øvrigt  
Der gøres i øvrigt opmærksom på, at Museumslovens § 25 giver en bygherre mulighed 
for at bede det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse forud for anlægsarbej-
dets opstart. Ifølge museumslovens § 27 stk. 2 gælder desuden følgende: Findes der un-
der jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører 
fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste 
statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum – i dette tilfælde Vejle Museum. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Trine Ross Laursen 
Byggesagsbehandler 
 
 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til:  
Danmarks Naturfredningsforening 
Dansk Ornitologisk Forening  
Dansk Ornitologisk Forening Hedensted  
Friluftsrådet  
Glud Museum 
Vejle museum  
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Klagevejledning 
 

Klageregler 
Borgere, virksomheder og organisationer kan påklage afgørelser truffet i henhold til plan-
loven efter planlovens § 58. 

Hvis du vil klage  
Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive kla-
gen via Planklagenævnets Klageportal, som du finder et link til på Borger.dk og Virk.dk. 
Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune. 
 
På Nævnenes Hus hjemmeside er der en vejledning til, hvordan du klager. Når du klager, 
skal du betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er be-
talt. 
 

Klagefrist 
Klage skal ske inden 4 uger fra annoncering på kommunens hjemmeside. Hvis afgørelsen 
ikke er offentlig bekendtgjort på hjemmesiden, gælder klagefristen fra modtagelsen i e-
boks. 

Opsættende virkning 
En klage over denne afgørelse har opsættende virkning efter lovgivningen. Planklage-
nævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde. 

Fritagelse for at bruge Klageportalen 
Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kom-
munen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til 
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes. 

Domstolsafgørelse 
Hvis du vil have Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske in-
den 6 måneder efter, at deres afgørelse er meddelt. 
 
 


